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Bruna Leite

De: Bruna Leite <licitacao@honpar.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de maio de 2025 17:03
Para: 'capitalsuleng@gmail.com'
Cc: 'juliano.pereira@faculdadehonpar.edu.br'
Assunto: RES: Questionamentos - CP 5/2025

Prezado Rodrigo, 
 
 
Todas as respostas aos quesƟonamentos estarão disponíveis no Portal da Transparência até amanhã, conforme 
protocolo das etapas do processo. 
 
Em relação à atualização da planilha orçamentária, informamos que não haverá alteração na proposta. Os 
parƟcipantes deverão seguir os valores constantes na planilha originalmente disponibilizada. 
 
Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 

Bruna Leite 
Advogada – OAB/PR n. 57.707 
Fone: (43) 3275-0200 – (43) 3275-0382 
Email: licitacao@honpar.com.br 
www.honpar.com.br 
 
 
 
 
 
 
 

De: capitalsuleng@gmail.com [mailto:capitalsuleng@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2025 09:15 
Para: 'Bruna Leite' <licitacao@honpar.com.br> 
Cc: juliano.pereira@faculdadehonpar.edu.br 
Assunto: RES: Questionamentos - CP 5/2025 
 
Bom dia Bruna, 
Uma questão que percebemos, não foi postado essas respostas no portal de transparência. 
Gostaria de saber como será o procedimento, visto que a resposta do item 04 e 05, muda a planilha orçamentaria. 
Ficamos no aguardo desta resposta. 
Visto que a duvida foi enviada ontem e o prazo se encerrava ontem. 
AƩ, 
 

 

Rodrigo Cavagnolli  
 Departamento de Engenharia 

 41 9 9920-0171  

41 3501.0662 
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De: capitalsuleng@gmail.com <capitalsuleng@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 28 de maio de 2025 14:43 
Para: 'Bruna Leite' <licitacao@honpar.com.br> 
Assunto: RES: Questionamentos - CP 5/2025 
 
Boa tarde Bruna,  

 
Pelo que eu entendi para esta resposta, vai ser atualizada a planilha? 
Porque não adianta a gente uƟlizar preços de mercado, sendo que a planilha da Honpar não uƟlizou. 
O que será feito a respeito disto? 
Fico no aguardo quanto ao parecer sobre a planilha. 
AƩ, 
 

 

Rodrigo Cavagnolli  
 Departamento de Engenharia 

 41 9 9920-0171  

41 3501.0662 
 

 
 
 
 
 

De: Bruna Leite <licitacao@honpar.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 28 de maio de 2025 14:33 
Para: capitalsuleng@gmail.com 
Cc: 'V. Juliano Pereira' <juliano.pereira@faculdadehonpar.edu.br> 
Assunto: RES: Questionamentos - CP 5/2025 
 
Prezado, 
 
Recebemos a resposta aos quesƟonamentos formulados da Engenheira Elaine/Rosa Li Puma, a qual segue em 
anexo. 
 
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. 
 
Atenciosamente, 
 

Bruna Leite 
Advogada – OAB/PR n. 57.707 
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Fone: (43) 3275-0200 – (43) 3275-0382 
Email: licitacao@honpar.com.br 
www.honpar.com.br 
 
 
 
 
 
 
 

De: capitalsuleng@gmail.com [mailto:capitalsuleng@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 23 de maio de 2025 14:41 
Para: licitacao@honpar.com.br 
Assunto: Questionamentos - CP 5/2025 
 
Boa tarde, 
Segue em anexo documento para esclarecimentos quanto a licitação referida. 
AƩ, 
 

 

Rodrigo Cavagnolli  
 Departamento de Engenharia 

 41 9 9920-0171  

41 3501.0662 
 

 
 
 


